Assunto:  Fwd: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO “C%  PRESIDENTE

De <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br> - KENNEDY
Para: Construtora Construfort <construfort.construtora@outlook.com>

Data 28/07/2020 15:46

Boa tarde,

Segue a manifestacao do responsavel técnico, referente ao questionamento feito acerca da TOMADA DE PRECOS
N° 004/2020.

Nos colocamos a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE.

Att.
Comissao Permanente de Licitagdo
LICITACAO - CPL

(28) 3535-1907

Assunto::Re: Fwd: ESCLARECIMENTO
Data:28/07/2020 15:44
De:eletrica.semob@presidentekennedy.es.gov.br
Para::licitacao@presidentekennedy.es.gov.br

O presente item ao qual se trata, por algum motivo desconhecido foi encaminhado sem o quantitativo.

Informo que o quantitativo é 1 Unidade para aterramento dos quadros de distribuicdo ao aterramento do padrao.

Att
JHONATAN MARTINS OLIVEIRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA ES-045788/D

Em 28/07/2020 15:20, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

A/C ENGO. IVAN, JULIO CESAR e JHONATAN,
Boa tarde,

Encaminhamos o questionamento apresentado pela empresa CONSTRUFORT CONSTRUTORA, para andlise e
manifestacdo. Ressaltamos que a data de abertura da TOMADA DE PRECOS N° 004/2020 esta prevista para o
dia 30/07/2020. Diante disso, solicitamos o envio da resposta o quanto antes, para que possamos sanar as
duvidas da requerente.

Desde ja, agradecemos a atencdo dispensada!



Att.
LICITACAO - CPL
(28) 3535-1907

Assunto::ESCLARECIMENTO
Data:28/07/2020 15:08
De:Construtora Construfort <construfort.construtora@outlook.com>
Para::"licitacao@presidentekennedy.es.gov.br" <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>

Boa tarde

Gostaria de um esclarecimento a respeito do item 16.1.36 - Conector de cabo a haste em bronze natural
para um cabo TEL 585, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente, da planilha orcamentaria da
Tomada de Precos 004/2020 - Reforma da Casa de apoio, este item encontra-se na planilha sem quantidade
e sem o preco total somado, s6 consta o preco unitdrio. Assim por ndo ter o quantitativo que sera
necessaria a utilizagao nao é possivel inclui-lo na soma total da planilha. Como devemos proceder em
realagdo a tal item

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Att

Livre de virus. www.avast.com.
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